
Sample Rating Trend
MéTAUX VISIBLESRAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Secteur

(C-FVMH)
Identité de la machine

[C-FVMH] VANS RV6 L-9238-39A
Composant

Moteur alternatif d'avion
Fluid

SHELL AEROSHELL 100 (--- GAL)

 DIAGNOSTIC

Recommendation
Sample is AvGas.  We do not process this fluid.

Usure
{sans objet}

Contamination
{sans objet}

État Du Fluide
{sans objet}

ID du rapport: AZABRO [WCAMIS] 02611791 (Generated: 02/02/2024 16:42:05) Rev: 1 Contact/Location: Alain Guillemette - AZABRO

 INFORMATION SUR L'éCHANTILLON methode limite/base actuel passé1 passé2

Numéro d'échant. Client Info WC0765796 --- ---

Date d'échant. Client Info 25 Jan 2024 --- ---

Âge d la Machine hrs Client Info 2700 --- ---

Âge de l'huile hrs Client Info 3 --- ---

Huile changée Client Info Changed --- ---

Statut de l'échant. SEVERE --- ---

 CONTAMINATION methode limite/base actuel passé1 passé2

Essence >4.0WC Method <1.0 --- ---

L`eau >0.1WC Method NEG --- ---

Glycol WC Method NEG --- ---

 VISUEL methode limite/base actuel passé1 passé2

Métal blanc NONEscalar Visual* HEAVY --- ---

Bronze NONEscalar Visual* NONE --- ---

Précipié NONEscalar Visual* NONE --- ---

Limon NONEscalar Visual* NONE --- ---

Débris NONEscalar Visual* NONE --- ---

Saleté NONEscalar Visual* NONE --- ---

Apparence NORMLscalar Visual* NORML --- ---

Odeur NORMLscalar Visual* NORML --- ---

Eau émulsifiée >0.1scalar Visual* NEG --- ---

Eau libre scalar Visual* NEG --- ---

Page 1 sur 2



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
Nº d'échantillon : WC0765796
Nº de laboratoire : 02611791
Numéro unique : 5720886
Analyse : TEST ( Additional Tests: Bottom, FilterPatch, ICP, KV100, Spat )

Reçu : 29 Jan 2024
Diagnostiqué : 02 Feb 2024
Diagnostiqueur : Bill Quesnel

Pour discuter cetter rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

A@Z Aviation
107-23 Rue du ciel

Bromont, QC
CA  J2L 2X4

Contact: Alain Guillemette
alain.guillemette@videotron.ca

T: (450)534-1010
F: 

ID du rapport: AZABRO [WCAMIS] 02611791 (Generated: 02/02/2024 16:42:05) Rev: 1 Contact/Location: Alain Guillemette - AZABRO

 GRAPHIQUES

ID du rapport: AZABRO [WCAMIS] 02611791 (Generated: 02/02/2024 16:42:05) Rev: 1 Contact/Location: Alain Guillemette - AZABRO

Page 2 sur 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.oilanalysis.net/CommonFiles/Reports/default/SR-GENERATE.php?ss=L-5720886-4370523&lid=5720886&oem_template=WEARCHECK
http://www.tcpdf.org

	VANS [C-FVMH] VANS RV6 L-9238-39A\Piston Aircraft Engine [WC0765796] 25 Jan 2024 @ 2700.0 hrs

