
UNKNOWNRAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Secteur

ROBERT TREMBLAY
Identité de la machine

6100292871
Composant

Moteur diesel Babord
Fluid

DIESEL ENGINE OIL SAE 40 (--- GAL)

ID du rapport: DETSTE [WCAMIS] 02637592 (Generated: 05/28/2024 13:26:03) Rev: 1 Contact/Location: Steve Racine - DETSTE

La muestra se encuentra actualmente en el laboratorio.

Page 1 sur 2



La muestra se encuentra actualmente en el laboratorio.

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

Nº d'échantillon : WA0021402

Nº de laboratoire : 02637592

Numéro unique : 5786754

Analyse : MOB 2 ( Additional Tests: Glycol, PQ )

Reçu : 27 May 2024

Tested : 

Diagnostiqué : 

Pour discuter cetter rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Wajax Limited

2997 AV. WATT

Quebec, QC

CA  G1X 3W1

Contact: Steve Racine

sracine@wajax.com

T: 

F: (418)651-4448

ID du rapport: DETSTE [WCAMIS] 02637592 (Generated: 05/28/2024 13:26:03) Rev: 1 Contact/Location: Steve Racine - DETSTE

Page 2 sur 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.oilanalysis.net/CommonFiles/Reports/default/SR-GENERATE.php?ss=L-5786754-4426393&lid=5786754&oem_template=WEARCHECK
http://www.tcpdf.org

	VOLVO 6100292871\Port Diesel Engine [WA0021402] 26 May 2024 @ .0 hrs

