
Sample Rating Trend

CONTAMINANTRAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Identité de la machine

EG017
Composant
Système hydraulique
Fluid
{not provided} (--- LTR)

 DIAGNOSTIC

Recommendation

À NOTER : La bouteille soumise ne contenait pas
d’échantillon à tester.

ID du rapport: CAR790CHA [WCAMIS] 02638985 (Generated: 05/31/2024 15:13:50) Rev: 1 Contact/Location: Sylvain Benjamin - CAR790CHA

 INFORMATION SUR L'éCHANTILLON methode limite/base actuel passé1 passé2

Numéro d'échant. Client Info WC0929422 WC0902419 WC0879178

Date d'échant. Client Info 16 May 2024 08 Feb 2024 15 Nov 2023

Âge d la Machine hrs Client Info 93287 0 93287

Âge de l'huile hrs Client Info 0 0 0

Huile changée Client Info N/A N/A N/A

Statut de l'échant. ABNORMAL NORMAL NORMAL

 CONTAMINATION methode limite/base actuel passé1 passé2

L`eau >0.05WC Method NEG NEG NEG

 VISUEL methode limite/base actuel passé1 passé2

Métal blanc NONEscalar Visual* NONE NONE NONE

Bronze NONEscalar Visual* NONE NONE NONE

Précipié NONEscalar Visual* NONE NONE NONE

Limon NONEscalar Visual* NONE NONE NONE

Débris NONEscalar Visual* NONE NONE NONE

Saleté NONEscalar Visual* NONE NONE NONE

Apparence NORMLscalar Visual* NOOIL NORML NORML

Odeur NORMLscalar Visual* NORML NORML NORML

 IMAGES DE L'éCHANTILLON methode limite/base actuel passé1 passé2

Coluer no image no image no image

Fond no image no image no image

Page 1 sur 2



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
Nº d'échantillon : WC0929422
Nº de laboratoire : 02638985
Numéro unique : 5788147
Analyse : TEST

Reçu : 30 May 2024
Tested : 31 May 2024
Diagnostiqué : 31 May 2024 - Kevin Marson

Pour discuter cetter rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Chambly QC CA CSRDY 1019 Cargill Limited

7901 Rue Samuel Hatt
Chambley, QC

CA  J3L 6V7
Contact: Sylvain Benjamin

sylvain_benjamin@cargill.com
T: (450)447-4649
F: (450)447-4512

ID du rapport: CAR790CHA [WCAMIS] 02638985 (Generated: 05/31/2024 15:13:51) Rev: 1 Contact/Location: Sylvain Benjamin - CAR790CHA

 GRAPHIQUES

Page 2 sur 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.oilanalysis.net/CommonFiles/Reports/default/SR-GENERATE.php?ss=L-5788147-596234&lid=5788147&oem_template=WEARCHECK
http://www.tcpdf.org

	VICKERS EG017\Hydraulic System [WC0929422] 16 May 2024 @ 93287.0 hrs

